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1810422, 0%:43 Zimbra

Zimbra iolanda.lorenzi@assiteca.it

I: I: Richiesta statistica sinistri ultimi 5 anni polizza CVT N ILIEK01722 E SE
PRESENTI POLIZZE ANTECEDENTI ALLA STESSA consorzio di bonifica centro

Da : Valeria Giunchedi <valeria.giunchedi@assiteca.it> mar, 18 ott 2022, 09:30
Oggetto : I: I Richiesta statistica sinistri ultimi 5 anni polizza CVT N 2 2 allegati

ILIEK01722 E SE PRESENTI POLIZZE ANTECEDENTI ALLA
STESSA consorzio di bonifica centro

A : Iolanda Lorenzi <iolanda.lorenzi@assiteca.it>
Cc : giuseppe dilabio <giuseppe.dilabio@assiteca.it>

Valeria Giunchedi
Assistente Gestione Sinistri
Divisione Sinistri

A QSSITECO

71 A howden company

ASSITECA S.p.A. a Socio Unico

Via Raffaele Paolucci, 3 - Palazzo Quadrifoglio Scala 2 I° piano - 65121 Pescara
T +39 085 27444 403

www.assiteca.it

Sequici su LinkedIn

In ottemperanza al Regolamento Europec 2016/675 {GDPR), si precisa che le informazioni contenute in guesto messaggio sone riservate ad uso escusivo
del destinatario. Qualera i messaggio le fosse pervenulo per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza copiarle e a non inoltrarlo a terzi, dandocene
gentilmente comunicazione. Per ulterlori dettagli in merito al trattamento del datt da parte di Assiteca S.p.a e di tutte le sacietd del Gruppo, la invitiamo a

prendere visione della Data Protection Folicy sul sitt WWW. assiteca.it. Graze.

Pursuant to General Data Protection Regulation 2016/679, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for
the use of the addressee. If you are nat the addressee and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us, You may not
copy or disseminate this message to anyone, For further details on the processing of data by Assiteca S.p.2 and all the companies of the Group, we invite

you to read the Data Protection Policy an the website www.assiteca. it mhank you.

Da: sinistri@assib.it [mailto:sinistri@assib.it]
Inviato: 2022-10-17 18:27

A: valeria.giunchedi®assiteca.it

Cc: portafoglio@assib.it; sinistri@assib.it
Oggetto: I I Richiesta statistica sinistri ultimi 5 anni polizza CVT N ILIEK01722 E SE
PRESENTI POLEZZE ANTECEDENTI ALLA STESSA consorzio di bonifica centro

Buonasera,
Vi comunichiamo che non risultano sinistri denunciati per la polizza in oggetto e precedenti.

Cordiali saluti.

faria Rita Morderubbiano
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4
ELENCO SINISTRI  Data estrazione; 05/09/2022
SINISTRO DATA EVENTO ngmgo ﬁgﬁ;‘gﬁ GEESNTEERE CONTRAENTE ESITO  ITOTALELIQ| RISERVA DANNEGGIATO

2016/174362/00 1075412615 ARD. 0865 048 CONSOR@é‘iEAgON'F'CA cHUSO | 20000€ CREATI STEFANIA
2016M82054/00 | 021172016 ARD 0655 046 CONSOR&%EASON‘F'CA CHIUSO | 1.50000¢€ CIAVATTELLA GABRIELE
201911 4939/00 2411212018 ARD. 0655 046 CONSORCZE*?HDASOMF’CA CHIUSD | 1708004 DINCECCO PAGLO
2010M78241000 | 25M1012010 ARD 0655 046 CONSOR@%?&gON'HCA CHILSS | 155060 € DIVERS!
201110153300 | 02/08/2011 ARD. 0665 046 CONSOR&%E&SONWCA CHIUSD | 850,006 ng;‘%‘;ﬁ%?&
201111870800 | 200712071 ARD 0855 046 CONSOR&%E&EOMF'CA cHuso | 11o000€ SIMONE MARIA

2012/2904/00 21272011 ARD 06855 046 CONSORCZQ?WD;\SOMF'CA crgso | 10s00¢ b1 PEPPE FERNANDO
2012101647400 031082012 ARD 0855 048 CGNSURCZQ?!?F’IgON'F’CA cHiuse | 15000€ M?Q;ﬂ?ﬁ:;é)
20121 42272100 18102012 ARD. 0655 045 CONSORCZ,'E%%SON'F‘CA CHIUSG | 441,00€ TRESCA FRANCESCO
201213154000 | 194102072 ARD 0885 046 CO”SORgéiEéSONiF‘CA CHISO | 530.00€ ARISTONE CONCETTA
201214004300 | 2171172012 ARD 0565 046 CONSORCZE'%%?DN’F'CA CHIUSO | 30800 € Bgﬁ;ﬂ%ﬁfg?ﬁéo
2012/140068/00 | 30114012 ARD. 0855 046 CONSORCZE'%EQSOW‘CA cHUSO | 230000€ Bgﬁg%ﬁ“&'g% o
201411553600 281212013 ARD. 0855 045 CONSORCZE’?;EF'KEOMF'CA CHIUSO | 1.46500€ DI MARZIO PAGLO
201412379300 | 2708014 ARD 9655 046 CC’”SORCZE‘%TDQSON'F'CA CHIUSD | 36600€ LEONE LUIGIA




CONSORZIO DI BONIFICA

2015/45335/00 OSI0B5 ARD. 0655 46 CeTRe CHIUSO | 83084% FABIANO GABRIELE
2009/907 44400 261052008 ARD 685 nag | CONSORZIODIBONIICA | cruse | rocoove AN
2010/82620/00 08/03/2010 ARD 0655 osg | CONSORIOE BONFICA | chiuso | 2885.00€ Bgﬁ;‘éﬁfgﬂ%o
201 0/64055/00 3100312010 ARD 0855 045 CONSOR&&E&EPMFECA CHIUSD | 48000€ Bgﬁ?éﬁﬁ?\jgo
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